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U F ' MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br>

RES: EMPENHO: 2022NE000391

23 mensagens

Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br> 12 de janeiro de 2023 as 08:54
Para: MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br>

Prezada, bom dia!
Verifiquei com a transportadora e o produto ainda estd na unidade de Goiania.

A previsdo de entrega para vocés é na préoxima semana.

Att,

Caroline Guimardes Santana
Sciavicco Comércio e Industria

www.sciavicco.com.br
(31) 3467-2819 / 3463-2272

De: MICHELA GOULART PALHARES [mailto:michela.palhares@ufj.edu.br]
Enviada em: segunda-feira, 9 de janeiro de 2023 08:10

Para: Vendas - Sciavicco

Assunto: Re: EMPENHO: 2022NE000391

Bom Dia,

Fiz a confirmagdo em nosso almoxarifado, os materiais ndo chegaram e pelo rastreio esta em
Goiania, nossa instituicdo esta localizada em Jatai

No aguardo de um retorno

Grata

Em sex., 6 de jan. de 2023 as 09:43, Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br> escreveu:
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Prezada Michela, bom dia!
De acordo com o rastreio da transportadora a mercadoria foi entregue em 09/12/2022. Favor confirmar se ja receberam.

Em anexo NF 21827.

. i AT Wi r H
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Att,

Caroline Guimardes Santana
Sciavicco Comércio e Industria

WWWw.sciavicco.com.br
(31) 3467-2819 / 3463-2272

De: MICHELA GOULART PALHARES [mailto:michela.palhares@ufj.edu.br]
Enviada em: sexta-feira, 6 de janeiro de 2023 09:16

Para: vendasl@sciavicco.com.br

Assunto: EMPENHO: 2022NE000391

Ola Caroline Guimardes,

Qual a posicdo de entrega do material do empenho citado, anteriormente enviado por Katyuscya
Rodrigues na data de 09/11/2022.

Ela esta de licengca maternidade, sou quem ird acompanhar e |lhe dar suporte no que precisar até a
mercadoria chegar e depois para o pagamento também
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Fico no aguardo

Grata

MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br> 12 de janeiro de 2023 as 10:51
Para: Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br>

Bom Dia, ok, estaremos no aguardo

Obrigada pelo retorno
[Texto das mensagens anteriores oculto]

MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br> 25 de janeiro de 2023 as 09:36
Para: Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br>

Ola Caroline, Bom Dia!!

O material chegou no nosso almoxarifado, infelizmente estava quebrado, por isso da devolugao.
Alguma previsao do retorno do material?

No Aguardo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br> 25 de janeiro de 2023 as 13:45
Para: MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br>

Boa tarde!

Vocé tem foto do frasco quebrado para solicitarmos o reenvio? Foi informado a transportadora na hora do
recebimento?

[Texto das mensagens anteriores oculto]

MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br> 25 de janeiro de 2023 as 14:27
Para: Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br>

Nao tenho foto, porém foi feito uma ressalva na nota fiscal e a transportadora estava presente
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br> 26 de janeiro de 2023 as 10:55
Para: cotacao.bhz@modular.com.br
Cc: MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br>

Prezados, bom dia!

Solicito a reposicdo para o cliente. NF 21827.

Aguardo retorno.

Obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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&) nf 21827.pdf
142K

Cotacgao Filial BHZ <cotacao.bhz@modular.com.br> 26 de janeiro de 2023 as 11:34

Para: Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br>, Siop Filial GYN <siop.gyn@modular.com.br>, Siop Filial Bhz
<Siop.bhz@modular.com.br>

Cc: MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br>, Maria Cecilia Ferreira de Oliveira
<cecilia.oliveira@modular.com.br>

Bom dia!

+Siop Filial GYN
+Siop Filial Bhz

Gentileza verificar.

Paloma Leal
Assistente Comercial
Filial 65 BHZ - Contagem / MG
31 3362-9071
cotacao.bhz@modular.com.br

www.modular.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

E nf 21827.pdf
142K

Maria Cecilia Ferreira de Oliveira <cecilia.oliveira@modular.com.br> 27 de janeiro de 2023 as 10:46

Para: Siop Filial GYN <siop.gyn@modular.com.br>, Siop Filial Bhz <siop.bhz@modular.com.br>
Cc: Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br>, Cotagao Filial BHZ <cotacao.bhz@modular.com.br>, MICHELA
GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br>

Bom dia, Time SIOP!
Algum retorno?

Maria Cecilia

Vendedora Interna

Filial 65 BHZ — Contagem / MG

31 3362-9071 Ramal 113 / 31 992229535
cecilia.oliveira@modular.com.br

www.modular.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br> 7 de fevereiro de 2023 as 10:32

Para: Maria Cecilia Ferreira de Oliveira <cecilia.oliveira@modular.com.br>
Cc: Siop Filial GYN <siop.gyn@modular.com.br>, Siop Filial Bhz <siop.bhz@modular.com.br>, Vendas - Sciavicco
<vendas1@sciavicco.com.br>, Cotagéo Filial BHZ <cotacao.bhz@modular.com.br>

Bom Dia

Poderia passar o numero do rastreio da mercadoria por gentileza?
Preciso informar ao setor solicitante a posicao da mesma

No Aguardo
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Grata

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cotacao Filial BHZ <cotacao.bhz@modular.com.br> 7 de fevereiro de 2023 as 10:36
Para: MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br>, Siop Filial Bhz <Siop.bhz@modular.com.br>
Cc: Siop Filial GYN <siop.gyn@modular.com.br>, Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br>

Prezados,bom dia!

+Siop Filial Bhz
+Siop Filial GYN

Gentileza verificar.

Paloma Leal
Assistente Comercial
Filial 65 BHZ - Contagem / MG
31 3362-9071
cotacao.bhz@modular.com.br

www.modular.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br> 7 de fevereiro de 2023 as 13:28
Para: Cotagéo Filial BHZ <cotacao.bhz@modular.com.br>, MICHELA GOULART PALHARES
<michela.palhares@ufj.edu.br>, Siop Filial Bhz <Siop.bhz@modular.com.br>

Cc: Siop Filial GYN <siop.gyn@modular.com.br>

Boa tarde!

Algum retorno?

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Siop Filial Bhz <Siop.bhz@modular.com.br> 7 de fevereiro de 2023 as 17:55
Para: Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br>, leonardo@sciavicco.com.br, Operacional Filial GYN
<operacional.gyn@modular.com.br>

Cc: MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br>, Siop Filial GYN <siop.gyn@modular.com.br>

@0Operacional Filial GYN favor nos auxiliar., qual item ( produto ) precisa de reposi¢ao?
Atenciosamente,

Josélia Garcia

Filial BHZ

Setor: SIOP

(31)9 9556-3506 (31)3362-9071
siop.bhz@modular.com.br
www.modular.com.br

@ A gente sabe o que faz.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Siop Filial Bhz <Siop.bhz@modular.com.br> 7 de fevereiro de 2023 as 17:57
Para: Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br>, Operacional Filial GYN <operacional.gyn@modular.com.br>

Cc: Cotagao Filial BHZ <cotacao.bhz@modular.com.br>, MICHELA GOULART PALHARES
<michela.palhares@ufj.edu.br>, Siop Filial GYN <siop.gyn@modular.com.br>
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@Operacional Filial GYN ., favor nos ajudar.,
Atenciosamente,

Josélia Garcia

Filial BHZ

Setor: SIOP

(31)9 9556-3506 (31)3362-9071
siop.bhz@modular.com.br
www.modular.com.br

@ A gente sabe o que faz.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Operacional Filial GYN <operacional.gyn@modular.com.br> 7 de fevereiro de 2023 as 18:10
Para: Siop Filial Bhz <Siop.bhz@modular.com.br>

Cc: Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br>, Cotagdo Filial BHZ <cotacao.bhz@modular.com.br>, MICHELA
GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br>, Siop Filial GYN <siop.gyn@modular.com.br>

te encaminhei o email .
[Texto das mensagens anteriores oculto]

MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br> 8 de fevereiro de 2023 as 10:16
Para: Siop Filial Bhz <Siop.bhz@modular.com.br>
Cc: Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br>, leonardo@sciavicco.com.br, Operacional Filial GYN
<operacional.gyn@modular.com.br>, Siop Filial GYN <siop.gyn@modular.com.br>

Bom Dia,

Peco a gentileza que confira o material a ser entregue pelo empenho enviado em 09/11/2022
(2022NE0O00391) e nos envie.

O almoxarifado aguarda a entrega completa dos materiais sem dano, o solicitante esta pedindo uma
previsao

No Aguardo

Grata

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br> 9 de fevereiro de 2023 as 09:09
Para: MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br>

Prezada Michela, bom dia!

Estamos em contato com a transportadora para solucionar essa situagao.
Infelizmente sé esta dependendo deles.

Farei contato novamente e te dou uma posicdo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br> 9 de fevereiro de 2023 as 09:54
Para: Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br>

Bom Dia

Nossa ainda nao retornaram pra vcs?
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Nao teria como vc fazer novo despacho com todo o material depois pegava com a transportadora pra
repor seu estoque?

Seria melhor

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br> 9 de fevereiro de 2023 as 10:54
Para: MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br>

Infelizmente ndo.

Mas fique tranquila que serd solucionado o mais breve possivel, estamos nos esforcando.

Acredito que na préxima semana o produto estara com voceés.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br> 9 de fevereiro de 2023 as 10:53
Para: Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br>

ok, eu agradeco
[Texto das mensagens anteriores oculto]

MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br> 15 de margo de 2023 as 10:26
Para: Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br>

Bom Dla

Preciso de uma posicao referente ao empenho 2022NE000391 pois 0 mesmo existe prazo a cumprir e
estdo proximos do vencimento

Nosso setor de penalidades e cobranga tem solicitado uma previsao para que ndo haja

sancdes administrativas

Fico no aguardo

Grata

Fico no aguardo

Grata

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br> 15 de margo de 2023 as 10:46
Para: cotacao.bhz@modular.com.br, siop.gyn@modular.com.br, Siop.bhz@modular.com.br,
cecilia.oliveira@modular.com.br
Cc: MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br>, leonardo@sciavicco.com.br

Prezados, bom dia!

Solicito a reposi¢do para o cliente: NF 21827.

Esta solicitacdo foi feita ha mais de um més e o cliente ainda ndo recebeu o material de reposi¢ao. Poderiam nos
informar quando a entrega sera efetuada?

Aguardo retorno.
Obrigadal!

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br> 15 de margo de 2023 as 10:49
Para: Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br>

Cc: cotacao.bhz@modular.com.br, siop.gyn@modular.com.br, Siop.bhz@modular.com.br,
cecilia.oliveira@modular.com.br, leonardo@sciavicco.com.br

A nossa instituicdo fica no aguardo de uma posicao pois dia 17/03 é o ultimo prazo para que o
processo fique em nosso setor, dia 20/03 sem uma justificativa o processo sera encaminhado para o

setor juridico
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Vendas - Sciavicco <vendas1@sciavicco.com.br> 15 de margo de 2023 as 11:15
Para: MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br>
Vou entrar em contato com a transportadora novamente e solicitar um esclarecimento.

Eles nos informaram que ja haviam efetuado a entrega.

Peco desculpas pelo transtorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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