05/08/2022 15:02 E-mail de Universidade Federal de Jatai - EMPENHO: 2022NE000297

U F ' KATYUSCYA RODRIGUES LIMA <katyuscyarodrigues@ufj.edu.br>

EMPENHO: 2022NE000297

7 mensagens

KATYUSCYA RODRIGUES LIMA <katyuscyarodrigues@ufj.edu.br> 5 de agosto de 2022 09:01

Para: railson@editoracrv.com.br, autores@editoracrv.com.br
Cc: pauloconteplan@bol.com.br

Bom dia prezado.
Foram aprovadas aquisicdes de materiais/servigos de sua Empresa:

Razao Social: EDITORA CRV LTDA CNPJ: 04.791.454/0001-89 , valor: R$ 5.990,00 conforme orgamento
apresentado anteriormente.

Sr. Fornecedor, segue anexo a nota de empenho da Universidade Federal de Jatai.
EMPENHO: 2022NE000297

PROCESSO: 23854.004657/2022-14

IMPORTANTE:

Emitir Nota Fiscal Eletrénica para:

A nota fiscal devera ser emitida apenas como nota de servigo, para efetuarmos o pagamento.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

CNPJ: 35.840.659/0001-30

ROD BR 364, N° 3800, KM 192, ZONA DE EXPANSAO URBANA

CEP 75.801-615 - JATAI GOIAS

Local de Entrega dos Materiais e da Prestagido do Servico:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

UNIDADE JATOBA

Rodovia BR 364, Km 192, no 3800, Parque Industrial, Caixa Postal 03, CEP: 75801-615
Almoxarifado DMP/Central: Xénia: 64 3606-8265 / 8233

Horario: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 as 11:30 e 13:30 as 17:30

Informagoes Corpo da NF:

- Informar na NF dados bancarios para pagto: Banco, Agéncia e C/Corrente

- Para emissao da Nota Fiscal, os dados cadastrais (CNPJ e enderego) deverao ser os mesmos descritos na Nota de

Empenho.
- Enviar junto com o material uma Cépia de Nota de Empenho.

- Entregar os Produtos/Efetuar a Prestagéao de Servigos de acordo com o que consta na Proposta ou no anexo | do
Edital (Especificagbes técnicas e quantidades), obedecendo ao valor que consta na nota de empenho.

- Conforme IN 1234/12 Art 6°- para as empresas Nao Optantes do SIMPLES dever&o apresentar a GUIA DIFAL e o
Comprovante do SIMPLES juntamente com a Nota Fiscal.
- Informamos que na falta da declaragao os tributos serdo retidos normalmente.

INFORMAGOES/CONTATO: wendell.pereira@ufj.edu.br / katyuscyarodrigues@ufj.edu.br

GENTILEZA ACUSAR RECEBIMENTO DO EMAIL

Katyuscya Rodrigues Lima
Encarregada de Departamento - DMP
(64) 3606-8392

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c0e74b49c9&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-17727835153477159908&dsqt=1&simpl=msg-a...
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U F ' Departamento de Logistica - DLOG

Universidade Federal de Jatai
http://portalufj.jatai.ufg.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAL

3 anexos

-E Informativo UFJ.pdf
151K

E EDITORA CRV LTDA - 2022NE000297.pdf
23K

E PROPOSTA - EDITORA CRV LTDA.pdf
231K

Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mx3.bol.com.br> 5 de agosto de 2022 09:01
Para: katyuscyarodrigues@ufj.edu.br

*** ENGLISH MESSAGE BELOW ***

Mensagem do servigo de email no servidor a2-selva17.bol.com.br

Lamentamos informar que nao foi possivel
entregar sua mensagem para um ou mais destinatarios.

This is the mail system at host a2-selva17.bol.com.br.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<pauloconteplan@bol.com.br>: host mfbol.mail.sys.intranet[10.129.140.242] said:
550 RCPT TO:<pauloconteplan@bol.com.br> User unknown (in reply to RCPT TO
command)

Final-Recipient: rfc822; pauloconteplan@bol.com.br

Original-Recipient: rfc822;pauloconteplan@bol.com.br

Action: failed

Status: 5.0.0

Remote-MTA: dns; mfbol.mail.sys.intranet

Diagnostic-Code: smtp; 550 RCPT TO:<pauloconteplan@bol.com.br> User unknown

noname
4K

KATYUSCYA RODRIGUES LIMA <katyuscyarodrigues@ufj.edu.br> 5 de agosto de 2022 10:24
Para: gabriel@editoradacrv.com.br

Katyuscya Rodrigues Lima
Encarregada de Departamento - DMP
(64) 3606-8392

Departamento de Logistica - DLOG
Universidade Federal de Jatai
http://portalufj.jatai.ufg.br
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—————————— Forwarded message ---------

De: KATYUSCYA RODRIGUES LIMA <katyuscyarodrigues@ufj.edu.br>
Date: sex., 5 de ago. de 2022 as 09:01

Subject: EMPENHO: 2022NE000297

To: <railson@editoracrv.com.br>, <autores@editoracrv.com.br>

Cc: <pauloconteplan@bol.com.br>

Bom dia prezado.
Foram aprovadas aquisicdes de materiais/servigos de sua Empresa:

Razéo Social: EDITORA CRV LTDA CNPJ: 04.791.454/0001-89 , valor: R$ 5.990,00 conforme orgamento
apresentado anteriormente.

Sr. Fornecedor, segue anexo a nota de empenho da Universidade Federal de Jatai.
EMPENHO: 2022NE000297

PROCESSO: 23854.004657/2022-14

IMPORTANTE:

Emitir Nota Fiscal Eletrénica para:

A nota fiscal devera ser emitida apenas como nota de servigo, para efetuarmos o pagamento.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

CNPJ: 35.840.659/0001-30

ROD BR 364, N° 3800, KM 192, ZONA DE EXPANSAO URBANA

CEP 75.801-615 - JATAI GOIAS

Local de Entrega dos Materiais e da Prestagcido do Servico:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

UNIDADE JATOBA

Rodovia BR 364, Km 192, no 3800, Parque Industrial, Caixa Postal 03, CEP: 75801-615
Almoxarifado DMP/Central: Xénia: 64 3606-8265 / 8233

Horario: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 as 11:30 e 13:30 as 17:30

Informagoes Corpo da NF:
- Informar na NF dados bancarios para pagto: Banco, Agéncia e C/Corrente

- Para emissao da Nota Fiscal, os dados cadastrais (CNPJ e enderego) deverao ser os mesmos descritos na Nota de
Empenho.

- Enviar junto com o material uma Cépia de Nota de Empenho.

- Entregar os Produtos/Efetuar a Prestagao de Servigos de acordo com o que consta na Proposta ou no anexo | do
Edital (Especificagbes técnicas e quantidades), obedecendo ao valor que consta na nota de empenho.

- Conforme IN 1234/12 Art 6°- para as empresas Nao Optantes do SIMPLES deverao apresentar a GUIA DIFAL e o
Comprovante do SIMPLES juntamente com a Nota Fiscal.
- Informamos que na falta da declaragao os tributos serdo retidos normalmente.

INFORMAGOES/CONTATO: wendell.pereira@ufj.edu.br / katyuscyarodrigues@ufj.edu.br
GENTILEZA ACUSAR RECEBIMENTO DO EMAIL

Katyuscya Rodrigues Lima
Encarregada de Departamento - DMP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAL (64) 3606_8392

Departamento de Logistica - DLOG

Universidade Federal de Jatai
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3 anexos

E Informativo UFJ.pdf
151K

E EDITORA CRV LTDA - 2022NE000297.pdf
23K

E PROPOSTA - EDITORA CRV LTDA.pdf
231K

KATYUSCYA RODRIGUES LIMA <katyuscyarodrigues@ufj.edu.br> 5 de agosto de 2022 10:25

Para: gabriel@editoracrv.com.br

Katyuscya Rodrigues Lima
Encarregada de Departamento - DMP
(64) 3606-8392

Departamento de Logistica - DLOG

Universidade Federal de Jatai
http://portalufj.jatai.ufg.br

---------- Forwarded message ---------

De: KATYUSCYA RODRIGUES LIMA <katyuscyarodrigues@ufj.edu.br>
Date: sex., 5 de ago. de 2022 as 09:01

Subject: EMPENHO: 2022NE000297

To: <railson@editoracrv.com.br>, <autores@editoracrv.com.br>

Cc: <pauloconteplan@bol.com.br>

Bom dia prezado.
Foram aprovadas aquisicdes de materiais/servicos de sua Empresa:

Raz&o Social: EDITORA CRV LTDA CNPJ: 04.791.454/0001-89 , valor: R$ 5.990,00 conforme orgamento
apresentado anteriormente.

Sr. Fornecedor, segue anexo a nota de empenho da Universidade Federal de Jatai.
EMPENHO: 2022NE000297

PROCESSO: 23854.004657/2022-14

IMPORTANTE:

Emitir Nota Fiscal Eletronica para:

A nota fiscal devera ser emitida apenas como nota de servico, para efetuarmos o pagamento.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

CNPJ: 35.840.659/0001-30

ROD BR 364, N° 3800, KM 192, ZONA DE EXPANSAO URBANA

CEP 75.801-615 - JATAI GOIAS

Local de Entrega dos Materiais e da Prestacado do Servico:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

UNIDADE JATOBA

Rodovia BR 364, Km 192, no 3800, Parque Industrial, Caixa Postal 03, CEP: 75801-615

Almoxarifado DMP/Central: Xénia: 64 3606-8265 / 8233
Horario: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 as 11:30 e 13:30 as 17:30

Informagdes Corpo da NF:
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- Informar na NF dados bancarios para pagto: Banco, Agéncia e C/Corrente

- Para emisséo da Nota Fiscal, os dados cadastrais (CNPJ e endereco) deverdo ser os mesmos descritos na Nota de
Empenho.

- Enviar junto com o material uma Cépia de Nota de Empenho.

- Entregar os Produtos/Efetuar a Prestagdo de Servigos de acordo com o que consta na Proposta ou no anexo | do
Edital (Especificagbes técnicas e quantidades), obedecendo ao valor que consta na nota de empenho.

- Conforme IN 1234/12 Art 6°- para as empresas Nao Optantes do SIMPLES deverao apresentar a GUIA DIFAL e o
Comprovante do SIMPLES juntamente com a Nota Fiscal.
- Informamos que na falta da declaragao os tributos serdo retidos normalmente.

INFORMAGOES/CONTATO: wendell.pereira@ufj.edu.br / katyuscyarodrigues@ufj.edu.br
GENTILEZA ACUSAR RECEBIMENTO DO EMAIL

Katyuscya Rodrigues Lima
Encarregada de Departamento - DMP
(64) 3606-8392

Departamento de Logistica - DLOG

Universidade Federal de Jatai
http://portalufj.jatai.ufg.br

3 anexos

E Informativo UFJ.pdf
151K

) EDITORA CRV LTDA - 2022NE000297.pdf
23K

) PROPOSTA - EDITORA CRV LTDA.pdf
231K

Editora CRV - Raphael Santos <raphael.santos@editoracrv.com.br> 5 de agosto de 2022 10:39
Para: katyuscyarodrigues@ufj.edu.br
Cc: pauloconteplan@bol.com.br

Bom dia, prezados.

Agradecemos o envio da nota de empenho, na sequencia enviamos a nota fiscal para pagamento.

Quanto ao contrato de publicagdo, podemos elaborar em nome do organizador da obra que é o Pedro Franca Junior
ou em nome da propria instituicao?

Atenciosamente,

(v
\ 'LFRV Cultura vibrante é aquil

. Raphael
| dos Santos

i, (41) 3039-6418 & raphael @editoracrv.com.br

@editoracrv

B www.editoracrv.com.br @R, Fernande Amaro, 518
Curitiba, Parand - B0045-080

Agente Editorial
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De: KATYUSCYA RODRIGUES LIMA <katyuscyarodrigues@ufj.edu.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de agosto de 2022 09:01

Para: railson@editoracrv.com.br; autores@editoracrv.com.br

Cc: pauloconteplan@bol.com.br

Assunto: EMPENHO: 2022NE000297

Bom dia prezado.
Foram aprovadas aquisicdes de materiais/servigos de sua Empresa:

Razao Social: EDITORA CRV LTDA CNPJ: 04.791.454/0001-89 , valor: R$ 5.990,00 conforme orgamento apresentado
anteriormente.

Sr. Fornecedor, segue anexo a nota de empenho da Universidade Federal de Jatai.
EMPENHO: 2022NE000297

PROCESSO: 23854.004657/2022-14

IMPORTANTE:

Emitir Nota Fiscal Eletr6nica para:

A nota fiscal devera ser emitida apenas como nota de servigo, para efetuarmos o pagamento.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

CNPJ: 35.840.659/0001-30

ROD BR 364, N° 3800, KM 192, ZONA DE EXPANSAO URBANA

CEP 75.801-615 - JATAI GOIAS

Local de Entrega dos Materiais e da Prestacdao do Servico:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

UNIDADE JATOBA

Rodovia BR 364, Km 192, no 3800, Parque Industrial, Caixa Postal 03, CEP: 75801-615
Almoxarifado DMP/Central: Xénia: 64 3606-8265 / 8233

Horario: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 as 11:30 e 13:30 as 17:30

Informag6es Corpo da NF:
- Informar na NF dados bancarios para pagto: Banco, Agéncia e C/Corrente

- Para emissao da Nota Fiscal, os dados cadastrais (CNPJ e endereco) dever&o ser os mesmos descritos na Nota de
Empenho.

- Enviar junto com o material uma Cépia de Nota de Empenho.

- Entregar os Produtos/Efetuar a Prestagéo de Servigos de acordo com o que consta na Proposta ou no anexo | do
Edital (Especificagbes técnicas e quantidades), obedecendo ao valor que consta na nota de empenho.

- Conforme IN 1234/12 Art 6°- para as empresas Nao Optantes do SIMPLES deverao apresentar a GUIA DIFAL e o
Comprovante do SIMPLES juntamente com a Nota Fiscal.
- Informamos que na falta da declaracao os tributos serao retidos normalmente.

INFORMAGOES/CONTATO: wendell.pereira@ufj.edu.br / katyuscyarodrigues@ufj.edu.br

GENTILEZA ACUSAR RECEBIMENTO DO EMAIL

Katyuscya Rodrigues Lima
] Encarregada de Departamento - DMP
(64) 3606-8392

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c0e74b49c9&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-17727835153477159908&dsqt=1&simpl=msg-a...
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Departamento de Logistica - DLOG

Universidade Federal de Jatai
http://portalufj.jatai.ufg.br

KATYUSCYA RODRIGUES LIMA <katyuscyarodrigues@ufj.edu.br> 5 de agosto de 2022 10:52
Para: Editora CRV - Raphael Santos <raphael.santos@editoracrv.com.br>

Cc: MARIA JOSE RODRIGUES <mariarodrigues@ufj.edu.br>, spg@ufj.edu.br, PEDRO FRANCA JUNIOR
<pfranca@ufj.edu.br>, DIMAS MORAES PEIXINHO <dimas_peixinho@ufj.edu.br>, SUZANA RIBEIRO LIMA OLIVEIRA
<suzanarili@ufj.edu.br>

Bom dia Rafael e prezados,

Quanto ao contrato de publicacéo, para elaborar em nome do organizador da obra que é o Pedro Franca Junior ou
em nome da prépria instituigado?

Coloco os seguintes solicitantes que nos Iéem em cépia da demanda para que confirmem neste email por gentileza
para devida elaboragao.

Duvidas estou a disposigao!

Obrigada!

Katyuscya Rodrigues Lima
Encarregada de Departamento - DMP

(64) 3606-8392
Departamento de Logistica - DLOG

. Universidade Federal de Jatai
http://portalufj.jatai.ufg.br

Em sex., 5 de ago. de 2022 as 10:40, Editora CRV - Raphael Santos <raphael.santos@editoracrv.com.br> escreveu:

Bom dia, prezados.

Agradecemos o envio da nota de empenho, na sequencia enviamos a nota fiscal para pagamento.

Quanto ao contrato de publicacéo, podemos elaborar em nome do organizador da obra que é o Pedro Franga
Junior ou em nome da propria instituicao?

Atenciosamente,
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{\c;?ﬁ

Cultura wibrante & aguil
.\ Raphael
| dos Santos

1, (41) 3039-6418 @ raphasl@editoracrv.com.br

@editoracrv

W www editoracry.com. br QR. Fernonda Amars, 518
Curitiba, Parand - 30085-080

Agente Editorial

De: KATYUSCYA RODRIGUES LIMA <katyuscyarodrigues@ufj.edu.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de agosto de 2022 09:01

Para: railson@editoracrv.com.br; autores@editoracrv.com.br

Cc: pauloconteplan@bol.com.br

Assunto: EMPENHO: 2022NE000297

Bom dia prezado.
Foram aprovadas aquisi¢des de materiais/servigos de sua Empresa:

Razao Social: EDITORA CRV LTDA CNPJ: 04.791.454/0001-89 , valor: R$ 5.990,00 conforme orgamento
apresentado anteriormente.

Sr. Fornecedor, segue anexo a nota de empenho da Universidade Federal de Jatai.
EMPENHO: 2022NE000297

PROCESSO: 23854.004657/2022-14

IMPORTANTE:

Emitir Nota Fiscal Eletr6nica para:

A nota fiscal devera ser emitida apenas como nota de servigo, para efetuarmos o pagamento.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

CNPJ: 35.840.659/0001-30

ROD BR 364, N° 3800, KM 192, ZONA DE EXPANSAO URBANA

CEP 75.801-615 - JATAI GOIAS

Local de Entrega dos Materiais e da Presta¢do do Servico:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

UNIDADE JATOBA

Rodovia BR 364, Km 192, no 3800, Parque Industrial, Caixa Postal 03, CEP: 75801-615
Almoxarifado DMP/Central: Xénia: 64 3606-8265 / 8233

Horario: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 as 11:30 e 13:30 as 17:30

Informag6es Corpo da NF:
- Informar na NF dados bancarios para pagto: Banco, Agéncia e C/Corrente

- Para emissao da Nota Fiscal, os dados cadastrais (CNPJ e enderego) deverédo ser os mesmos descritos na Nota
de Empenho.

- Enviar junto com o material uma Cépia de Nota de Empenho.

- Entregar os Produtos/Efetuar a Prestagdo de Servigos de acordo com o que consta na Proposta ou no anexo | do
Edital (Especificagbes técnicas e quantidades), obedecendo ao valor que consta na nota de empenho.
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- Conforme IN 1234/12 Art 6°- para as empresas Nao Optantes do SIMPLES deverao apresentar a GUIA DIFAL e

o Comprovante do SIMPLES juntamente com a Nota Fiscal.
- Informamos que na falta da declaracao os tributos serao retidos normalmente.

INFORMAGOES/CONTATO: wendell.pereira@ufj.edu.br / katyuscyarodrigues@ufj.edu.br

GENTILEZA ACUSAR RECEBIMENTO DO EMAIL

Katyuscya Rodrigues Lima
Encarregada de Departamento - DMP
(64) 3606-8392

|_] Departamento de Logistica - DLOG

Universidade Federal de Jatai
http://portalufj.jatai.ufg.br

PEDRO FRANCA JUNIOR <pfranca@ufj.edu.br> 5 de agosto de 2022 13:53
Para: KATYUSCYA RODRIGUES LIMA <katyuscyarodrigues@ufj.edu.br>

Cc: Editora CRV - Raphael Santos <raphael.santos@editoracrv.com.br>, MARIA JOSE RODRIGUES
<mariarodrigues@ufj.edu.br>, spg@ufj.edu.br, DIMAS MORAES PEIXINHO <dimas_peixinho@ufj.edu.br>, SUZANA
RIBEIRO LIMA OLIVEIRA <suzanarili@ufj.edu.br>

Quanto ao contrato de publicagéo, colocar em nome da instituicdo conforme e-mail enviado.

Mas envie o contrato a Pedro Franga Junior, Suzana Ribeiro de Lima Oliveira e Dimas Moraes Peixinho
(organizadores da obra) - Programa de Pés-graduagdo em Geografia.

Qualquer duvida, estou a disposigéo.

At. Prof. Pedro.

Em sex., 5 de ago. de 2022 as 10:52, KATYUSCYA RODRIGUES LIMA <katyuscyarodrigues@ufj.edu.br> escreveu:
Bom dia Rafael e prezados,

Quanto ao contrato de publicacéo, para elaborar em nome do organizador da obra que é o Pedro Franca Junior ou
em nome da prépria instituicado?

Coloco os seguintes solicitantes que nos |Iéem em cépia da demanda para que confirmem neste email por
gentileza para devida elaboragéo.

Duvidas estou a disposigao!

Obrigada!

Katyuscya Rodrigues Lima
Encarregada de Departamento - DMP

(64) 3606-8392
Departamento de Logistica - DLOG

I Universidade Federal de Jatai
http://portalufj.jatai.ufg.br

Em sex., 5 de ago. de 2022 as 10:40, Editora CRV - Raphael Santos <raphael.santos@editoracrv.com.br>
escreveu:
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Bom dia, prezados.

Agradecemos o envio da nota de empenho, na sequencia enviamos a nota fiscal para pagamento.

Quanto ao contrato de publicagéo, podemos elaborar em nome do organizador da obra que é o Pedro Franga
Junior ou em nome da propria instituicao?

Atenciosamente,

Cultura vibrante & aguil

(SR

= Raphael
| dos Santos

1, (41) 3039-6418 @ raphael@editoracrv.com.br

@editoracrv

B www.editoracrv.com.br @R, Fernande Amars, 518
Curitiba, Parand - 32045-080

Agente Editorial

De: KATYUSCYA RODRIGUES LIMA <katyuscyarodrigues@ufj.edu.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de agosto de 2022 09:01

Para: railson@editoracrv.com.br; autores@editoracrv.com.br

Cc: pauloconteplan@bol.com.br

Assunto: EMPENHO: 2022NE000297

Bom dia prezado.
Foram aprovadas aquisicdes de materiais/servigos de sua Empresa:

Razao Social: EDITORA CRV LTDA CNPJ: 04.791.454/0001-89 , valor: R$ 5.990,00 conforme orgamento
apresentado anteriormente.

Sr. Fornecedor, segue anexo a nota de empenho da Universidade Federal de Jatai.
EMPENHO: 2022NE000297

PROCESSO: 23854.004657/2022-14

IMPORTANTE:

Emitir Nota Fiscal Eletr6nica para:

A nota fiscal devera ser emitida apenas como nota de servigo, para efetuarmos o pagamento.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

CNPJ: 35.840.659/0001-30

ROD BR 364, N° 3800, KM 192, ZONA DE EXPANSAO URBANA

CEP 75.801-615 - JATAI GOIAS

Local de Entrega dos Materiais e da Prestagdo do Servigo:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

UNIDADE JATOBA

Rodovia BR 364, Km 192, no 3800, Parque Industrial, Caixa Postal 03, CEP: 75801-615

Almoxarifado DMP/Central: Xénia: 64 3606-8265 / 8233
Horario: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 as 11:30 e 13:30 as 17:30
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Informag6es Corpo da NF:
- Informar na NF dados bancarios para pagto: Banco, Agéncia e C/Corrente

- Para emissao da Nota Fiscal, os dados cadastrais (CNPJ e enderego) deverao ser os mesmos descritos na
Nota de Empenho.

- Enviar junto com o material uma Cépia de Nota de Empenho.

- Entregar os Produtos/Efetuar a Prestagao de Servigos de acordo com o que consta na Proposta ou no anexo |
do Edital (Especificagbes técnicas e quantidades), obedecendo ao valor que consta na nota de empenho.

- Conforme IN 1234/12 Art 6°- para as empresas Nao Optantes do SIMPLES deverao apresentar a GUIA DIFAL
e o Comprovante do SIMPLES juntamente com a Nota Fiscal.
- Informamos que na falta da declaragao os tributos serao retidos normalmente.

INFORMAGOES/CONTATO: wendell.pereira@ufj.edu.br / katyuscyarodrigues@ufj.edu.br

GENTILEZA ACUSAR RECEBIMENTO DO EMAIL

Katyuscya Rodrigues Lima
Encarregada de Departamento - DMP
(64) 3606-8392

[_l Departamento de Logistica - DLOG

Universidade Federal de Jatai
http://portalufj.jatai.ufg.br

PEDRO FRANCA JUNIOR

Professor Adjunto Curso de Geografia Licenciatura/Bacharelado e Programa de Pds-

graduagédo em Geografia-UFJ- area Geografia Fisica- Lattes
Coordenador do Laboratério de Geoinformacao Bl. Multiusuario Campus Jatoba
e e Unidade Académica Especial de Estudos Geograficos- UAEEGEO

Universidade Federal de Jatai
http://portalufj.jatai.ufg.br
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