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MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br>

EMPENHO 2022NE000272 - UFJ / GO

5 mensagens

MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br> 29 de julho de 2022 10:44
Para: "renata.seoh@gmail.com" <renata.seoh@gmail.com>

Olá Renata,

Foram aprovadas aquisições de materiais/serviços de sua Empresa:


Razão Social:  
SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA   , CNPJ:  36.119.800/0001-73 , valor: R$
7.805,00, conforme orçamento apresentado anteriormente.

Sr. Fornecedor, segue anexo as notas de empenho da Universidade Federal de Jataí.


EMPENHO: 2022NE000272


PROCESSO: 23854.004422/2022-22


IMPORTANTE:


Emitir Nota Fiscal Eletrônica para:


UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

CNPJ: 35.840.659/0001-30

ROD BR 364, Nº 3800, KM 192, ZONA DE EXPANSÃO URBANA

CEP 75.801-615 - JATAÍ GOIÁS


Local de Entrega dos Materiais e da Prestação do Serviço:


UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ


UNIDADE JATOBÁ

Rodovia BR 364, Km 192, no 3800, Parque Industrial, Caixa Postal 03, CEP: 75801-615

Almoxarifado DMP/Central: Lucas Souza ou Xênia: 64 3606-8265 / 8233

Horário: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:30


Informações Corpo da NF:


. Informar na NF dados bancários para pagto: Banco, Agência e C/Corrente

·Para emissão da Nota Fiscal, os dados cadastrais (CNPJ e endereço) deverão ser os mesmos descritos na Nota de
Empenho.

· Enviar junto com o material uma Cópia de Nota de Empenho.

·Entregar os Produtos/Efetuar a Prestação de Serviços de acordo com o que consta na Proposta ou no anexo I do
Edital (Especificações técnicas e quantidades), obedecendo ao valor que consta na nota de empenho.

·Conforme IN 1234/12 Art 6º- para as empresas Não Optantes do SIMPLES deverão apresentar a GUIA DIFAL e o
Comprovante do SIMPLES juntamente com a Nota Fiscal.

·Informamos que na falta da declaração os tributos serão retidos normalmente.


INFORMAÇÕES/CONTATO: wendell.ereira@ufj.edu.br / michela.palhares@ufj.edu.br


GENTILEZA  ACUSAR  RECEBIMENTO DO EMAIL

6 anexos

mailto:wendell.pereira@ufj.edu.br
mailto:michela.palhares@ufj.edu.br
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EMPENHO 2022NE000272.pdf

23K

PROPOSTA LIOFILIZADOR.pdf

984K

PROPOSTA PIPETAS.pdf

871K

PROPOSTA CENTRIFUGA.pdf

984K

PROPOSTA AUTOCLAVE.pdf

983K

Informativo UFJ.pdf

151K

MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br> 23 de agosto de 2022 09:31
Para: "renata.seoh@gmail.com" <renata.seoh@gmail.com>

Bom Dia Prezada Renata,

Alguma previsão sobre a entrega do material?

Fico no aguardo

Grata

[Texto das mensagens anteriores oculto]

MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br> 19 de setembro de 2022 08:18
Para: "renata.seoh@gmail.com" <renata.seoh@gmail.com>

Prezada Renata, Como Vai?

Preciso de uma posição referente aos materiais (no empenho em anexo), não recebi nenhum
posicionamento até o momento, como já temos 51 dias após o envio do empenho, o setor de cobrança
e jurídico me solicita uma previsão da entrega com uma justificativa. O processo ainda está comigo,
porém sem previsão eles entrarão em contato podendo haver sanções administrativas.

Fico no Aguardo Urgente de um Retorno

Grata
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ana Caroline Pazeto Garcez <operacional.seoh@gmail.com> 19 de setembro de 2022 09:12
Para: michela.palhares@ufj.edu.br

Prezada Michela,

Informamos que os atendimentos estão sendo realizados desde o dia 15/08 que foi quando a Prof. Cecília retornou
de férias. 
O processo de manutenção é um pouco demorado, pois alguns itens precisam ser enviados para Goiânia. 

Foram coletadas 50% das pipetas que estão previstas para retornar essa semana para serem enviadas novamente
para Goiânia.
A Centrífuga já foi reparada no dia 15/08.
As peças das AutoClaves e do Liofilizador chegaram na sexta-feira e ficou acordado com a Prof. Cecília a realização
da substituição amanhã dia 20/09 às 13hs. 

Vocês querem que emita a NF parcial ou podemos aguardar a realização de todos os serviços para emitir só uma no
final?

Att.

Engª Ana Caroline Pazeto Garcez

Gerente de Engenharia Clínica
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Celular: (64)99927-9988
Telefone:(64)3632-8794
E-mail: operacional.seoh@gmail.com.br

SEOH - Serviço de Engenharia Otimizada Hospitalar

---------- Forwarded message ---------

De: RENATA VILA VERDE <renata.seoh@gmail.com>

Date: seg., 19 de set. de 2022 às 08:19

Subject: Fwd: EMPENHO 2022NE000272 - UFJ / GO

To: Renata Garrote <operacional.seoh@gmail.com>, <carol.eng@seohengenharia.com.br>


--------- Mensagem encaminhada ---------

De: MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br>

Data: seg., 19 de set. de 2022 às 08:19

Assunto: Re: EMPENHO 2022NE000272 - UFJ / GO

Para: renata.seoh@gmail.com <renata.seoh@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 


     


MICHELA GOULART PALHARES <michela.palhares@ufj.edu.br> 19 de setembro de 2022 09:55
Para: Ana Caroline Pazeto Garcez <operacional.seoh@gmail.com>

Olá Ana Caroline, Bom Dia!

Agradeço as informações, vou anexar suas justificativas junto ao processo.
É ainda melhor vocês estarem em contato com a Profª Cecilia, p/ que ela possa estar a par da
situação
Irei informar ao setor de cobrança e penalidades que estão em contato .

Grata

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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